©

icontec icontec

SC-CERTI0S0 SI-CERT33052

Escuela Tecnologica
Instituto Técnico Central

Establecimiento Plblico de Educaciéon Superior

0108-DE- 2023

Bogota D.C., 10 de marzo de 2023

Sefores
Andénimo

Asunto: Respuesta al radicado 0103-RC-2023, certificado de ingreso y
retenciones - Evaluacion de servicio febrero 2023.

Respetado sefior Anénimo

Cordial saludo De acuerdo a la trazabilidad realizada a esta solicitud se pudo
verificar que fue realizada desde otro correo g.hauser.dir@gmail.com ; y fue recibida
en contabilidad el dia a 24 de febrero y re direccionada al area de tesoreria a la cual
se le dio respuesta el mismo dia (adjunto imagen del correo enviado). Para préximas
solicitudes de certificados agradecemos que sean enviadas directamente al area de
tesoreria a los correos auxtesoreria@itc.edu.co auxtesoreria2@itc.edu.co
tesoreria@itc.edu.co.
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Re: Validacion informacion de contratacion.

Hauser <g.hauser.dir@gmail.com>
Vie 24,/02/2023 244 PM
Para: Auxiliar Tesoreria <auxtesoreria@itc edu.co>

CC: Contabilidad ETITC <contabilidad @itc.edu.co=;Auxiliar Contabilidad 1 ETITC <auxcontabilidad1@itc.edu.co>;Tesoreria
ETITC <tesoreria@itc.educo>

Muchisimas gracias por la respuesta.

El vie, 24 feb 2023 a la(s) 12:34, Auxiliar Tesoreria (auxtesoreriai@itc.edu.co) escribio:

Cordial saludo

De manera atenta me permito enviar certificado de retenciones, relacion de pagos y ordenes de pago del
contrato 373-2021

Cualguier duda o sugerencia con gusto serd atendida.
Con el fin de conocer la satisfaccion del servicio prestado, lo invitamos a contestar una
Encuesta de Evaluacién del Servicio Ep, la cual debe ser diligenciada de forma voluntaria en el

siguiente link

hitps://bit.ly/2M?DFSn

Cordialmente,

Diana Marcela Malagén

Técnico Administrativo - Tesoreria

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
3443000 EXT 229
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Exle mensaje & confidencial, pueds confener informacion priviegioda y no pusde ser usoda ni divulgado por pesonos defindos de su

Establecimiento Plblico de Educaciéon Superior

destinatonio. Etd prohibida sustrosr, oculior, inkercephar o impedir que &l presants meansoje legue a w datlinatorio, so pena de los sonciones
panoles corespondieniss. 5 oblisne el fraremizion por eror, por favor destruga sw condenido y avise a su remidente. Esld probibida s
refencidn, grabocion, ulikocon, oprovechamienio o divulgacion con cuakquier propésita. El recephor deberd verficor posibles virus
irformdlicos v ohros defectos gue langan &l comeo o cualquisr anexs a &l razxdn por la cual la ETTC no asume resporeabiidod alguno por

dafos cavsados por cuakguier vinus u obro defacts ronsmitido an esde comea.,

De: Contabilidad ETITC <contabilidad @itc.edu.cos
Enviado: viernes, 24 de febrero de 2023 12:12 p.m.
Para: Auxiliar Tesoreria <gwdesoreria@itc edu co=

Asunto: RV: Validacion informacidn de contratacidn.

Dianis...por fis

Diana Pacla Herrera Rublano

Profesional Universitario - Contabilidad

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
Calle 13 # 14 -74

https/fwweitc .edu.cofes
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Esle mensaje es confidencial, pueds confener informacion priviegioda y no puede ser usodo ni divulgado por personos dsfindas de su
destinalonio. Eta prohibido susiross, oculiar, intercephar o impedr que &l presente mensoje legue o s deslinatorio, so pena de las sonciones
peanokes corespondisniess. S oblisns ala fraremision por eror, por favor destruga sw condenico y avise o o remidente. Esld prohibida s
refencidn, grabocion, ulizocan. aprovechamienio o divukgacion con cualquier propasito. El recephor deberd verficor posibles virus
inforrmdticos v otros defectos que fengan &l comeo o cualquier anexs a &, razdén por ka cual la ETTC no asume resporsabiidod alguno por

dafos cavsados por cuakguier vinus u obro defacts ronsmitido an ede comea.,

De: Hauser <g.hauserdir@ il.com=

Enwviado: viernes, 24 de febrero de 2023 11:48 3. m.

Para: Contabilidad ETITC <contabilidad i@itc edu.co>; Auxiliar Contabilidad 1 ETITC <auxcontabilidadl @itc. edu.co>
Asunto: Fwd: Validacion informacion de contratacian.

Buen dia.

Por medio de la presente quisiera solicitar claridad sobre un par de transacciones que se hicieron con ETITC.
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Atentamente.

JENNY ANDREA LOPEZ MOLINA
Profesional Especializado Tesoreria ETITIC
tesoreria@itc.edu.co

3443000 ext. 116 Bogota
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